CONSULTA EXPEDIENTES SIME https://consulta.mef.gov.py/sime-client/

CONSULTA DE EXPEDIENTES

DISPONIBLE EN
P-‘ Google Play

Abrir consulta en pestafia nueva

A través de esta pagina usted podra visualizar el recorrido que se encuentra realizando su expediente
De este modo tratamos de agilizar el proceso y control de gestiones.

Los datos son adquiridos a través del sistema SIME.

Busqueda Simple Busqueda Avanzada

*Nimero: 47196 " ARo: 2024

‘Buscar!! Limpiar |
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Exp. Titular
47196/2024 TRANSFERENCIA DE 06/06/2024 CORTESUPREMADE  BENITEZ RIERA LUIS
CREDITOS - 2 15:38 JUSTICIA MARIA
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Gmail - Fwd: N.P. N° 81 https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=501a35b698& view=pt&search...

P‘ G ma |I Pedro Gimenez <pedrogimenez1004@gmail.com>

Fwd: N.P. N° 81

Lourdes Recalde <lulirecaldesaracho@gmail.com> 2 de julio de 2024, 10:58
Para: Pedro Gimenez <pedrogimenez1004@gmail.com>

---—----- Forwarded message -------- - _ -

De: Programacién Presupuestaria CSJ <programacioncsj@gmail.com>

Date: mar, 2 jul 2024 a las 10:56

Subject: Fwd: N.P. N° 81 ‘ .

To: IJDRESUPUESTO CENTRAL <presupuestocentralcsj@gmail.com>, Lourdes Recalde <lulirecaldesaracho@gmail.com>

Buenos dias
Se remite lo solicitado, para los fines pertinentes

R — -- Forwarded message -----—--

De: Aldo Medina <aldo_medina@hacienda.gov.py>
Date: jue, 6 jun 2024 a las 16:09

Subject: RV: N.P. N° 81

To: <programacioncsj@gmail.com>

Expediente 47196/2024

De: Daysy Gaona [mailto:daysy_gaona@hacienda.gov.py]
Enviado el: jueves, 6 de junio de 2024 15:58

Para: 'Aldo Medina' <aldo_medina@hacienda.gov.py>
Asunto: RV: N.P. N° 81

De: Programacion Presupuestaria CSJ <programacioncsj@gmail.com>

Enviado el: jueves, 6 de junio de 2024 14:49

Para: Aldo Medina <aldo_medina@hacienda.gov.py>; Daysy Gaona <daysy_gaona@hacienda.gov.py>; DGP
<dgp@hacienda.gov.py>

Asunto: N.P. N° 81

Buenas tardes!

Por el presente se remite adjunto la N.P. N° 81/2024 y la Resolucion N° 11.054 por la cual se autoriza la Transferencia de
Creditos con Fuente de Financiamiento 10 - Recursos del Tesoro y 30 - Recursos Institucionales de Gs. 7.661.574.861 -
(Guaranies siete mil seiscientos sesenta y un millones quinientos setenta y cuatro mil ochocientos sesenta y uno).-

Igualmente se adjunta la Constancia de la 910, correspondiente a la Circunscripcién Judicial de Misiones
Favor remitir acuse de recibo

Atte

Corte Suprema de Justicia

Departamento de Presupuesto
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