
1

msosa@agpe.gov.py

De: afranco@agpe.gov.py
Enviado el: jueves, 9 de mayo de 2024 14:34
Para: msosa@agpe.gov.py
CC: rcaceres@agpe.gov.py; avallejos@agpe.gov.py
Asunto: SOLICITAR INICIO DE LLAMADO LICENCIA ANTIVIRUS- ACTIVO INTANGIBLE
Datos adjuntos: 04. Dictamen para llamado Antivirus.docx

Buenas tardes Lic. Marcos Sosa, Director Operativa de Contrataciones 
 
Conforme a lo solicitado, remito los precios referenciales de las siguientes 
empresas: 
 
 *Soporte 
 *Parasoft 
 *Asesoría Tecnológica 
-  
 
Así también se adjunta el Dictamen Técnico N° 04/2024, de fecha 09 de mayo de 2024.  
 
En referencia a los requisitos establecidos en la Resolución DNCP N° 1890/20, por la complejidad, especialidad y/o 
particularidad de los mismos adjunto tres precios referenciales 
 
Atte. 
C.P. Ana María Franco G. 
Directora Administrativa -DGAyF 
 
Dirección: Alberdi 972 c/ Manduvirá 
Tel.: (021) 493-171/5 int. 117 
 
-----Mensaje original----- 
De: Carlos Montiel <cmontiel@agpe.gov.py> Enviado el: jueves, 9 de mayo de 2024 11:12 
Para: 'Ana Franco' <afranco@agpe.gov.py> 
Asunto: RV: Presupuesto de renovacion Panda Endpoint Protection Plus 
Importancia: Alta 
 
 
 
-----Mensaje original----- 
De: Eduardo J. Verdun G. <comercial@soporte.com.py> Enviado el: jueves, 9 de 
mayo de 2024 9:33 
Para: cmontiel@agpe.gov.py 
Asunto: Presupuesto de renovacion Panda Endpoint Protection Plus 
 
Estimado Sr Carlos Montiel, antes que anda quiero agradecer el contacto, le 
paso el presupuesto que nos pidio, de Panda Endpoint Protection Plus, por un 
año y por tres años. 
 
• Precio Unitario 1 año    = 222.000 
• Precio Unitario 3 años  = 460.000 
 
Precios unitarios GS en base al rango de 51 a 100 licencias con Iva 
incluido, crédito 30 dias. 
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Producto: Panda Endpoint Protection Plus 
 
A la espera de tener noticias favorables me despido atentamente. 
 
-- 
Eduardo J. Verdun G. 
comercial@soporte.com.py 
+595986519777 
www.soporte.com.py 


